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Yahoo Mail - RE: cotacao de descartaveis

RE: cotacao de descartaveis

De:  Monica - Vendas EBEG (vendasl2@ebeg.com.br)
Para; Iicitacaosjb@yahoo.com.br

Data: segunda-feira, 27 de julho de 2020 15:44 BRT

Segue a copia da cotacgao

Atenciosa mente,

Monica Moraeg
Vendedora | nterna

\\ (16) 3512-3073 Unidade RP
> (62) 3412-9505 Unidade GO
© (16)99217-5197

@ vendas12@ebeg.com.br

€EBEG

https://mail.yahoo.com/d/folders/ /messages/1055629. lang=pt-BR

Enviado: segunda-feira, 27 de julho de 2020 15:27

Para: Monica - Vendas EBEG <venda512@ebeg.com.br>

Assunto: cotacao de descartaveis

Monica, boa tarde
tudo bem ?

preciso de orcamento para os itens em anexo

no aguardo e grata

Debora
depto de compras
Prefeitura de sso Joaquim da Barra
fone 16.3810.9011

de 2

27/07/9000 1&£.40



empresa__ pratic
Pl &« 7, |

T O NSt e - 08

item produto qte Vr unit vr total
1 colher-CSB-601 154 - crostal 1000 [$0,124  |$124,00
2 faca - FSC - 701 - cristal 1000 |$0,124  |$124,00
3 garfo - GSC - 501 - cristal 1000 [$0,124  [$124,00
4 s e 0 5 st o e 5000 |$0,03 $150,00
5 saco de papel MIX-1/2kg-32cmx22cm| 1000 |$0,05 $50,00

total*******************

& %k % %k k

$572,00




Y AL - Re: cotacao descartaveis https://mail.yahoo.com/d/fo]ders/ I/messages/105573 ?.lang=pt-B}

Re: cotacao descartavejs

De:  RAFAEL NEVES (pratic.oriandia@gmail.com)
Para: licitacaosjb@yahoo.com.br

Data: segunda-feira, 27 de julho de 2020 17:20 BRT

Boa tardel))
Segue em anexo planilha com pregos.

Att.

Rafael Neves
PRATIC - embalagens & descartaveis

j “o Livre de virys. Www.avg.com.

Em seg,, 27 de jul. de 2020 as 17.01, Licitacdo Prefeitura Municipal de Szo Joaquim da Barra

<licitacaosib@1ahoo.com.br> escreveu:

boa tarde

por gentileza, pode cotar os itens em anexo

grata e no aguardo

Debora

depto de compras

Prefeitura de szo Joaquim da Barra
fone 16.3810.9011

! ﬂ‘i orcamento descartave| 2 x/sx

11.1kB
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empresa__ Lacarote Festas

cnpi 04.167.735/0001-65

item [produto qte vrunit  |vr total
. |colher-CSB-601 154 - rostal | 1000 | RS 0,057 | RS 57.00
r 2 \faca _FSC - 701 - cristal 1000 | RS 0,057 |R$ 57,00
r 3 |garfo-GSC-501- cristal 1000 | R$ 0,057 [R$ 57,00
)r A o it s et c000 | RS 0,89 |RS 89,00
\_ 5 saco de papel MIX - 1/2 kg -32cm X 22cm| 1000 RS 0,023 RS 22,90
Etal******************* FTE ] R$ 282,90

simples

simples

Po 5% ﬁcr 59
—

PacFn

s | Entrega para 7 dias apds confirmagao.
7
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Yahoo Mail - Re: cotacao descartaveis

de 1

Re: cotacao descartaveis

De:  Lacarote Festas (Iacarotefestas@yahoo.com.br)
Para: licitacaosjb@yahoo.com.br

Data: quarta-feira, 29 de julho de 2020 16:02 BRT

Boa Tarde!!
Segue em anexo a cotacdo solicitada.

Att

Lacarote Festas

Telefone: (16) 3818-0205 / (16) 3818-0055

Whatsapp: (16) 98181-1357

https://mai].yahoo.com/d/folders/ 1/messages/105573 ?.lang=pt-BR

Em segunda-feira, 27 de julho de 2020 17:01:01 BRT, Licitagéo Prefeitura Municipal de Sao Joaquim da

Barra <licitacaosjb@yahoo.com.br> escreveu:

boa tarde

Por gentileza, pode cotar os itens em anexo

grata e no aguardo

Debora

depto de compras

Prefeitura de sao Joaquim da Barra
fone 16.3810.9011

!r a licitacao prefeitura.xlsx
L= 10.7kB

29/07/2020 1607



