cml@saojoaquimdabarra.sp.gov.br

De: Licitacao - Prefeitura de Sao Joaquim da Barra
<licitacao@saojoaquimdabarra.sp.gov.br>

Enviado em: terca-feira, 14 de outubro de 2025 09:18

Para: cml@saojoaquimdabarra.sp.gov.br

Assunto: ENC: DUVIDAS ESCLARECIMENTO PREGAO 091/2025

Prioridade: Alta

De: Kiko Fernandes <kiko@crservicebrasil.com>

Enviada em: segunda-feira, 13 de outubro de 2025 20:49

Para: licitacao@saojoaquimdabarra.sp.gov.br; CR SERVICE COMERCIO <crservicebr@gmail.com>; Administrativo CR
Service <administrativo@crservicebrasil.com>

Assunto: DUVIDAS ESCLARECIMENTO PREGAO 091/2025

Sr Pregoeiro boa tarde

Gostaria de solicitar um esclarecimento sobre o pregao 091/2025 manutencao de veiculos e fornecimento
de pecas

Somos empresa que atende demanda exclusiva de 6rgao publico, disponibilizando espago, ferramental e
colaboradores exclusivos para atender demandas como a de vossa municipalidade, Porém neste

ambito temos as seguintes duvidas.

licitacao@saojoaguimdabarra.sp.gov.br

02. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Poderdo participar deste processo de contratacdo, empresas do ramo de atividade relacionada ao objeto,
gue estejam localizadas em enderecos fixos, no perimetro urbano de Sao Joaquim da Barra — SP e que nao
possuam registro de san¢des que impegam a sua contratagao.

Visando a exigéncia, destacamos que a participacdo pode ser de qualquer empresa nivel nacional, porém
ndo destaca neste edital um periodo mediano para que a empresa que antes do dia da disputa

esteja sediada dentro os padrdes de forma que a exigéncia cita no edital, desta forma empresa seria
INABILITADAS / DESCLASSIFICADAS por este fato.

De forma que se torna restritiva a ampla participacdo, assim pedimos um esclarecimento de quantos DIAS
a municipalidade daria para que a empresa vencedora adaptasse o espago fisico para atender a demanda
exigida ou necessdria para este contrato em epigrafe.

Destacando que se todas as partes administrativas atendessem o exigido, somente seria necessario o
tempo habil para que a oficina exclusiva fosse montada para atender o exigido.

ficamos no aguardo de uma posicdao quanto ao questionamento .
Agradecemos a atencdo e estamos a disposicao
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