
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 013/2024- 
 EMPRESA: BAUMINAS 

  
  
From: Licitação - Pref. São Joaquim da Barra  

Sent: Tuesday, April 02, 2024 11:03 AM 
To: Alexandre Silva de Souza  

Cc: BAUMINAS - Comercial  

Subject: Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PE 013/2024 - PREF. MUNIC. DE SÃO 
JOAQUIM DA BARRA/SP - PAC 18 E HIPOCLORITO DE SÓDIO 

  
Bom dia, 
  
Seguem os esclarecimentos prestados pelos Departamentos de Tesouraria, Tributação 
e SAE: 
  
  
A PREFEITURA tem Inscrição Estadual ?. Em caso positivo, qual é o número ?; 
       R: Sim, possui. 642.092.247.110 
  

 Caso tenha Inscrição Estadual, a PREFEITURA realiza o recolhimento de ICMS ?; 

 Se tem Inscrição Estadual e não faz recolhimento de ICMS, qual é o amparo 

legal utilizado pela PREFEITURA ?. (Favor nos enviar AMPARO LEGAL, DECRETO 

ou LEI); 

       R: Ref. itens 2 e 3, De acordo com o nosso Departamento de Tributação, o ICMS é 
imposto de competência estadual. 
  

Sendo só para o momento, 
  
Att, 
  
Sérgio O. Porssionatto 
Depto de Licitação 
  

 
  

  
From: Alexandre Silva de Souza  

Sent: Monday, April 01, 2024 8:15 AM 

To: licitacao@saojoaquimdabarra.sp.gov.br  
Cc: BAUMINAS - Comercial  

Subject: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PE 013/2024 - PREF. MUNIC. DE SÃO JOAQUIM DA 
BARRA/SP - PAC 18 E HIPOCLORITO DE SÓDIO 

  
Bom dia! 

Prezados, 
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O GRUPO BAUMINAS, interessado em participar do PREGÃO ELETRÔNICO em 

questão, solicita as seguintes informações: 

 A PREFEITURA tem Inscrição Estadual ?. Em caso positivo, qual é o número 

?; 

 Caso tenha Inscrição Estadual, a PREFEITURA realiza o recolhimento de 

ICMS ?; 

 Se tem Inscrição Estadual e não faz recolhimento de ICMS, qual é o amparo 

legal utilizado pela PREFEITURA ?. (Favor nos enviar AMPARO LEGAL, 

DECRETO ou LEI); 

 Para fins de atualizações/informações sobre o processo em questão, segue 

recibo de retirada; 

  

Desde já agradecemos e aguardamos respostas, 
  

Atte., 

 

ALEXANDRE SOUZA 

BAUMINAS 

  
  

   
 


