
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2025 
BANCO BRADESCO 

 
 
-----Mensagem original----- 
De: cml@saojoaquimdabarra.sp.gov.br <cml@saojoaquimdabarra.sp.gov.br>  
Enviada em: terça-feira, 21 de outubro de 2025 16:59 
Para: edineia.cecilio@bradesco.com.br; alyne.ortega@bradesco.com.br; 
gleise.canela@bradesco.com.br; michelle.gardezani@bradesco.com.br 
Assunto: Fwd: Re: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PE 090/2025 - BANCO BRADESCO 17/10 
 
Boa tarde. 
 
De acordo com o Departamento de Tesouraria: 
 
“1- O entendimento está correto, o valor será pago em parcela única. 
 
2- Sim, aos servidores que não se adequarem aos meios digitais devem ser atendidos na 
agencia de são joaquim da barra.” 
 
Atenciosamente, 
Comissão Municipal de Licitação 
 
 

-------- Mensagem original -------- 
Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PE 090/2025 - BANCO BRADESCO 17/10 
Data: 2025-10-21 15:27 
De: Hélcio Bernardes de Camargos Júnior <helcio.camargos@saojoaquimdabarra.sp.gov.br> 
Para: cml@saojoaquimdabarra.sp.gov.br 
 
Boa tarde, as respostas aos questionamentos são: 
 
1- O entendimento está correto, o valor será pago em parcela única. 
 
2- Sim, aos servidores que não se adequarem aos meios digitais devem ser atendidos na 
agencia de são joaquim da barra. 
 
Em 2025-10-17 17:21, cml@saojoaquimdabarra.sp.gov.br escreveu: 
> Bom dia. 
>  
> Solicito apreciação do referido questionamento ao PE 090/2025 -  
> CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO, COM  
> EXCLUSIVIDADE, DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DOS  
> SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS, PELO PERÍODO DE 60 
> (SESSENTA) MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO,  
> CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I  DESTE EDITAL. 
>  
> Favor analisar e retornar com urgência. 
> Atenciosamente, 
> Comissão Municipal de Licitação 
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