cml@saojoaquimdabarra.sp.gov.br

De: g.miceli@n4mservicos.com.br

Enviado em: sexta-feira, 9 de maio de 2025 13:32

Para: cml@saojoaquimdabarra.sp.gov.br; comercial@n4mservicos.com.br
Cc: 'Tayla Esposti’

Assunto: RES: duvida do edital da cabine elétrica

Agradeco a comissao de enviar as respostas 24 H apos a licitagao.

Posso pedir embargo por considerar tendenciosa a atitude da comissao, mas nao vou, porque nao perderei
meu tempo

Saudacdes

P f:r\ GIANFRaEEﬂ

De: cml@saojoaquimdabarra.sp.gov.br <cml@saojoaquimdabarra.sp.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 9 de maio de 2025 10:10

Para: g.miceli@n4mservicos.com.br; comercial@n4mservicos.com.br
Assunto: ENC: duvida do edital da cabine elétrica

Bom dia.

Referente ao seu pedido de esclarecimento, segue resposta de acordo com o Departamento Municipal de
Infraestrutura:

No edital consta a solicitacdo de CNIS. Isto é um certificado do INSS para pessoa fisica e ndo juridica. Sera
gue ndo ocorreu um erro e o profissional errou ao digitar e seria CNAE? Abaixo o texto mencionado:

4. Andlise de Mercado
Todas empresas que tenham CNIS servicos de construcdo e reformas de construgdes estdo aptas a
participar da cotacdo de precos para a realizacdo dos servigos, devendo as mesmas possuirem registro no
CREA, bem como possuirem responsaveis técnicos com CREA ativos, sendo desejavel a apresentacdo de
Atestados de Capacidade Técnica e também Operacional.
R: Sim de fato houve um equivoco ao digitar a informagao. O correto é CNAE.

Atenciosamente,
Comissdo Municipal de Licitacdo

De: engenharia@saojoaquimdabarra.sp.gov.br <engenharia@saojoaguimdabarra.sp.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 7 de maio de 2025 17:02

Para: cml@saojoaquimdabarra.sp.gov.br

Assunto: RES: duvida do edital da cabine elétrica

Sim de fato houve um equivoco ao digitar a informacdo. O correto é CNAE.



De: cml@saojoaquimdabarra.sp.gov.br <cml@saojoaquimdabarra.sp.gov.br>
Enviada em: terca-feira, 6 de maio de 2025 14:57

Para: engenharia@saojoaquimdabarra.sp.gov.br

Assunto: ENC: duvida do edital da cabine elétrica

Prioridade: Alta

Boa tarde.
Segue o e-mail novamente.

Att.

De: Licitagdo - Pref. Sdo Joaquim da Barra <licitacao@saojoaquimdabarra.sp.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 17 de abril de 2025 16:01

Para: CML S3o Jm da Barra <cml@saojoaquimdabarra.sp.gov.br>

Assunto: Fw: duvida do edital da cabine elétrica

Prioridade: Alta

From: Licitacdo - Pref. S3o Joaquim da Barra

Sent: Thursday, April 17, 2025 4:00 PM

To: SAE ; Engenharia Prefeitura

Cc: 'Tayla Esposti' ; 'Hugo Severo' ; g.miceli@n4mservicos.com.br
Subject: Re: duvida do edital da cabine elétrica

Boa tarde,

Favor analisar e nos retornar.
Sendo sé para o momento,
Att,

Sérgio O. Porssionatto
Depto de Licitacao

From: g.miceli@n4mservicos.com.br

Sent: Wednesday, April 16, 2025 5:07 PM

To: licitacao@saojoaquimdabarra.sp.gov.br

Cc: 'Tayla Esposti' ; 'Hugo Severo'

Subject: ENC: duvida do edital da cabine elétrica

Boa tarde

Estou reenviando o correio anterior , pois recebi 0 vosso endereco eletrénico

Atenciosamente




De: g.miceli@n4mservicos.com.br <g.miceli@n4mservicos.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 16 de abril de 2025 12:30

Para: secretaria@saojoaquimdabarra.sp.gov.br; santana@engesil.com.br

Cc: 'Tayla Esposti' <engenharia@n4mservicos.com.br>; 'Hugo Severo' <hugo severo@hotmail.com>; 'Marcia - MS
Exata' <marcia@msexata.com.br>

Assunto: duvida do edital da cabine elétrica

Senhores,

NO edital consta a solicitacdo de CNIS. Isto é um certificado do INSS para pessoa fisica e ndo
juridica.

Sera que nado ocorreu um erro e o profissional errou ao digitar e seria

CNAE?? Abaix
0 0 texto mencionado

4. Andlise de Mercado

Todas empresas que tenham CNIS servicos de construcao e reformas de construcoes estao aptas a
participar da

cotacgao de pregos para a realizagao dos servigos, devendo as mesmas possuirem registro no CREA,
bem como

possuirem responsaveis tecnicos com CREA ativos, sendo desejavel a apresentacao de Atestados
de Capacidade

Teécnica e tambem Operacional.

Agradecemos um retorno sobre 0 assunto

Nosso correio eletrénico € g.miceli@n4dmservicos.com.br e/ou comercial@n4mservicos.com.br

Atenciosamente

Nao contém virus.www.avast.com




